

Strategi

2024-06-12

Planeringsstrategi för Bräcke kommun 2023- 2026

Fastställt av: Kommunfullmäktige § 62/2024

Datum: 2024-06-12

Diarienumr: KSK 2024/153-21

Dokumentet gäller: Tills vidare



**Bräcke
kommun**



Bräcke kommun

Innehåll

STYRDOKUMENT

Disposition	4
Bakgrund	5
<i>En utvecklad översiktsplanering</i>	<i>5</i>
<i>Nationell ÖP-modell</i>	<i>6</i>
Ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.....	7
Plan- och bygglagen (2010:900)	7
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar	8
Barnkonventionen	8
Översyn av strandskydd	8
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader	9
Förordning (BFS 2020:2) om buller vid industriell verksamhet	9
Kulturmiljölag (1988:950)	9
Miljöbalken (1998:808) nytt sjätte kapitel	9
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster	10
Riksintressen	10
Miljökvalitetsnormer	10
<i>Nationella mål och strategier</i>	<i>11</i>
Agenda 2030	11
Gestaltad livsmiljö	11
Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad	12
Nationell strategi för klimatanpassning	12
Regional utvecklingsstrategi 2050	13
Åtgärdsprogram inom miljömål	13
Fossilfritt 2030 Jämtlands län	14
Brottsförebyggande och trygghet	14
Bräcke kommuns strategiska planer och dokument	15
<i>Genomgång av kommunens översiktsplan</i>	<i>15</i>
Bräcke översiktsplan 2003	15
Vindkraft (2017)	16
LIS-områden (2012)	16
Fördjupad ÖP Vackernäset Kälarne	17
<i>Sammanfattande översikt</i>	<i>17</i>
Fortsatt översiktsplanarbete	20



<i>Tidplan</i>	21
<i>Organisation och bemanning</i>	22
Projektägare	22
Styrgrupp	22
Projektledare	22
Politisk referensgrupp	22
<i>Uppföljning</i>	23



Disposition

Dokumentet följer till stora delar Boverkets mall gällande planeringsstrategi.

Ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar

Kommunfullmäktige ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Till sin hjälp har kommunen bland annat länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin.

Ta ställning till översiktsplanens aktualitet

Kommunfullmäktige ska bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell i förhållande till vissa krav i plan- och bygglagen. Det är översiktsplanen i dess helhet, inklusive eventuella ändringar, som ska bedömas.

Ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering

Det centrala i planeringsstrategin är kommunens ställningstagande till den fortsatta översiktsplaneringen. Strategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Anta planeringsstrategin

Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Planeringsstrategin ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats och skickas tillsammans med protokollsutdraget med beslutet till vissa aktörer.



Bakgrund

En översiktsplan utgör ett viktigt strategiskt styrdokument, då den anger kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön liksom grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden inom hela kommunens yta. Översiktsplanen ska redovisa hur hänsyn tas till allmänna intressen vid beslut om mark- och vattenområden samt hur riksintressen ska tillgodoses och avvägas mot lokala intressen. Vidare ska det av översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose behovet av bostäder, hur miljö kvalitetsnormer följs samt redovisning över områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Av översiktsplanen ska det även framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, samt mellankommunala frågor, som har betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Planen ska vara vägledande för beslut om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt redovisa kommunens syn på klimatrelaterade risker för byggda miljön.

Bräcke kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003. Två tillägg i form av Vindkraft i Bräcke kommun, antagen 2017, och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS områden i Bräcke kommun, antagen 2012, kompletterar den kommunomfattande översiktsplanen.

En utvecklad översiktsplanering

Sedan 1 april 2020 finns nya bestämmelser om översiktsplanering i tredje kapitlet i plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). De nya ändringarna följer av proposition 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering (Finansdepartementet, 2019). De nya bestämmelserna syftar till att säkerställa en bättre kontinuitet i kommunernas översiktsplanering och att översiktsplanen i högre utsträckning ska underlätta för samhällsbyggnadsprocessens efterföljande skeden, exempelvis vid detaljplanering och bygglovsprövning. Enligt prop. 2019/20:52 ska översiktsplaner som har antagits före den 1 januari 2004, upphöra att gälla vid utgången av 2025. Det ska även gälla i de fall kommunen efter den 1 januari 2004 i en kommunomfattande översiktsplan har förklarat att en sådan äldre fördjupning ska anses utgöra en del av den kommunomfattande planen.

För Bräcke kommuns del innebär detta att kommunens översiktsplan upphör att gälla vid utgången av år 2025.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen (3 kap. 1 § PBL). Att översiktsplanen är aktuell har stor betydelse för att planen ska kunna underlätta efterföljande planering och prövning. Om översiktsplanen bedöms vara inaktuell, behöver kommunen påbörja arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun aktualitetspröva sin översiktsplan en gång varje mandatperiod. I regeringens proposition framgår att många kommuner har en bristande kontinuitet i översiktsplaneringen, bland annat genom att aktualitetsprövningen inte sker i den omfattning som anges i plan- och bygglagen. Mot denna bakgrund har utredningen föreslagit att aktualitetsprövningen ersätts med krav om att kommunfullmäktige i stället ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Framtagande av en planeringsstrategi är en förutsättning för att en översiktsplan ska anses kunna vara aktuell. Det är kommunfullmäktige som antar planeringsstrategin.



Bräcke kommuns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003. Sedan översiktsplanen antogs har därefter ingen prövning av översiktsplanens aktualitet genomförts, varpå kommunen avser upprätta en planeringsstrategi som grund för en kontinuerlig översiktsplanering i enlighet med de nya kraven i PBL. I planeringsstrategin ska kommunen delta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och bedöms i vilken utsträckning planen anses vara aktuell i förhållande till de krav som uttrycks i 3 kap. 3 §, 4 § samt 5 § 1 och 2 p. PBL.

Nationell ÖP-modell

Regeringen har beslutat om en digitaliseringsstrategi med visionen ett hållbart digitaliserat Sverige. I strategin finns en målbild kring en obruten digital samhällsbyggnadsprocess vilket skapar nytta för allmänhet, näringsliv och inte minst alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen. En digital översiktsplan utgör en viktig grund i en digital samhällsbyggnadsprocess. Boverket har tagit fram ett förslag till nationell ÖP-modell som omfattar hur översiktsplanens kart- och textredovisning kan struktureras utifrån nu gällande krav. Avsikten är att modellen ska vara så flexibel att den går att använda för olika kommuner och nivåer på den översiktliga planeringen. Förslaget till ÖP-modell bygger på tre grundläggande delar. Det handlar för det första om en utvecklingsstrategi, för det andra om en karta där den avsedda användningen av mark och vatten redovisas och för det tredje om en så kallad hänsynskarta som visar områden med särskilda kvaliteter eller andra förhållanden till vilka hänsyn bör tas till vid detaljplanering och bygglovsprövning med mera. Modellen omfattar således en, för samtliga svenska kommuner, gemensam struktur och en begreppsapparat som kan förenkla både presentation och granskning av översiktsplanen (Boverket, 2020).

Enligt regeringens proposition (2019/20:52) bör Boverkets förslag till ÖP-modell vara utgångspunkt för utvecklade krav på översiktsplanens innehåll. I övrigt föreslår utredningen att en plattform för att tillhandahålla översiktsplaner nationellt bör utvecklas i samverkan med att Boverket tar fram en standard för digitala översiktsplaner. När ett beslut om att anta eller ändra en översiktsplan har fått laga kraft, ska kommunen enligt 3 kap. 19 a § PBL hålla översiktsplanen tillgänglig på kommunens webbplats.



Ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet

Nedan följer redovisning av övergripande förändringar med hänsyn till översiktsplanens aktualitet, sedan den antogs år 2003

Nya lagar och översyn av befintlig lagstiftning

Efter att Bräcke kommuns översiktsplan antogs har det tillkommit ny lagstiftning som behöver tas hänsyn till. Här beskrivs kortfattat ett antal förändringar i svensk lagstiftning, med direkt bäring på kommunens översiktsplan.

Plan- och bygglagen (2010:900)

Den förra översiktsplanen togs fram utifrån en äldre plan- och bygglag (1987:10). Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen i kraft. Nya bestämmelser, sedan den förra plan- och bygglagen, innebär att en större hänsyn ska tas till både miljö- och klimataspekter i planeringen. En ytterligare skillnad från den tidigare plan- och bygglagen är att en översiktsplans strategiska funktion har stärkts liksom kravet på aktualitetsprövning under varje mandatperiod. Av 3 kap. 3 § PBL framgår, enligt lag om ändring (Lag 2020:76), att kommunen i sin översiktsplan ska redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå i en karta. Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Enligt 3 kap. 4 § PBL ska kommunen i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. PBL kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Riksentressen enligt 3 eller 4 kap. MB (SFS 1998:808) ska alltid redovisas. Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att riksentressen ska följas och tillgodoses samt hur förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas.

Enligt 3 kap. 5 § PBL ska av översiktsplanen även framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket MB, kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra, om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelserna, samt sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare, men före den 1 april 2020, ska upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring



som avser att en översiktsplan ändras för en viss del av kommunen och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004 (Lag 2020:76)

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Bostadsförsörjningslagen ändrades den 1 oktober 2022. Lagändringen innebär bland annat att kommunen ska analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Fortsatt gäller att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen och att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska enligt PBL vara vägledande för översiktsplanarbetet och beskriva kommunens planering för utveckling av sitt bostadsbestånd och hur bostadsplaneringen ser ut.

Länsstyrelsen i Jämtlands län (2021) har tagit fram bostadsmarknadsanalys som ger en övergripande lägesbild över bostadsmarknaden i Jämtlands län. Analysen utgör ett stöd i kommunens arbete med bostadsförsörjning.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020. En av barnkonventionens grundprinciper är att i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa (artikel 3). En annan grundprincip är att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem (artikel 12). Barnperspektivet blir utifrån detta en viktig del och ska integreras i översiktsplanen.

Översyn av strandskydd

År 2009 infördes bestämmelser i strandskyddslagstiftningen som gjorde det möjligt för kommuner att, i översiktsplanen, redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (så kallade LIS-områden). Översiktsplanens redovisning ska vara vägledande när dispenser och upphävanden av strandskyddet prövas. För LIS-områden gäller vissa lättnader i strandskyddet, med syfte att främja utveckling i landsbygdsområden med god tillgång till stränder med lågt exploateringsstryck.

En ny utredning om strandskyddet föreslår särskilda undantag för landsbygden, "Areella näringar vid vatten".

Det innehåller bland annat förslag om att utvidga undantaget från strandskyddet till att även omfatta vattenbruk och ett nytt dispenssskäl som ska underlätta för småskaliga förvärvsverksamheter på landsbygd.

Uppdraget är att föreslå lagändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantagsbestämmelsen från strandskyddet i 7 kap. 16 § 1 miljöbalken. Detta ska ske i syfte att säkerställa att undantagsbestämmelsen tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare inom de areella näringarna och att den ser till behoven av att förbättra förutsättningarna för näringarnas utveckling, särskilt för småskaliga lantbrukare. Förslagen ska även bidra till att uppnå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion och hållbar utveckling i hela landet. Utredningen föreslår att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft 1 september 2025.

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader



Trafikbullerförordningen, med ändring (SFS 2017:359), omfattar krav vid nybyggnation om att trafikbuller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsfastighets fasad (max 65 dBA för en bostad om högst 35 m²) och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Buller från civila flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå från flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.

Förordning (BFS 2020:2) om buller vid industriell verksamhet

Boverket har den 10 mars 2020 beslutat om allmänna råd om omgivningsbuller utomhus för industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (BFS 2020:2).

Kulturmiljölag (1988:950)

En reviderad kulturmiljölag (1988:950) trädde i kraft den 1 januari 2014, vilken utgör en översyn av den tidigare kulturminneslagen. En av den nya lagens viktigaste förändringar gäller fornlämningar. Det är viktigt att fornlämningar beaktas i tidiga skeden av planering och byggande. Med fördel kan därför underlag till översiktsplanen tas fram som redovisar fornlämningsfrekvensen för olika kommundelar och visa hur stor andel av olika typer av fornlämningar som finns kvar. Att ha tillgång till sådan information möjliggör en värdering av fornlämningen i sitt sammanhang och som en resurs inför planerade förändringar. Översiktsplanen kan utgöra ett komplement vid värdering av fornlämningar i sina sammanhang och deras betydelse för den långsiktiga utvecklingen av landskaps och bebyggelsestrukturen.

Miljöbalken (1998:808) nytt sjätte kapitel

Den 1 januari 2018 började ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken att gälla. Ändringarna innebär mindre förändringar avseende miljöbedömning av planer som upprättas enligt plan- och bygglagen. En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. En översiktsplan kan normalt antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras. Vid en strategisk miljöbedömning ska kommunen:

- Samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas, i form av ett avgränsningssamråd med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.
- Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
- Ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan
- Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivning och inkomna synpunkter innan antagande.

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Den 1 januari 2023 träder ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster i kraft och börjar tillämpas 31 december 2023. Lagändringen innebär att det i varje kommun ska finnas en aktuell vattentjänstplan vilken kommunfullmäktige beslutar. Lagen anger ansvar, vad vattentjänstplanen ska innehålla, hur och att den ska samrådas samt ställas ut för granskning, hur kommunen ska informera om utställningen samt hur synpunkter ska lämnas och beaktas.

Riksintressen



Naturvårdsverket arbetar med en revidering av riksintressen enligt en prioritetsordning som sammanställdes av länsstyrelserna 2021. Stora delar av Bräcke kommun omfattas redan av riksintresse för skyddade vattendrag och påverkas därmed.

Riksintressen för rennärning har förändrats vilket gör att det finns behov av att se över detta i kommande översiktsplan.

Trafikverket har den 26 september 2022 beslutat om riksintresseanspråk som ersätter Trafikverkets tidigare beslut om riksintressen. Beslutet omfattar en fullständig översyn av riksintresseanspråk inom samtliga fyra trafikslag men påverkar inte nuvarande anläggningar av riksintresse inom Bräcke kommun

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för luft har reviderats ett antal gånger sedan antagandet av kommunens översiktsplan och har kompletterats med ytterligare normer för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nicken och bens(a)pyren. I det fall det finns risk för att någon miljökvalitetsnorm för luft överskrids bör det av översiktsplanen framgå inom vilka områden detta kan ske. EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har tagits fram av EU med syfte att skydda och förbättra EU:s alla vatten och för att skapa en enhetlig förvaltning av medlemsländernas vatten. I Sverige har vattendirektivet införts i svensk lagstiftning genom miljöbalkens femte kapitel och Vattenförvaltningsförordning (2004:660). År 2009 antogs miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster, vilka ska redovisas i kommunernas översiktsplaner. I december 2021 beslutades om nya miljökvalitetsnormer för vatten. Det är vattenmyndigheterna som bedömer grund- och ytvattenstatus i Sverige. Statusklassificeringen ligger till grund för bestämmandet av miljökvalitetsnorm för varje vattenförekomst. Miljökvalitetsnormen anger målet med arbetet för varje vattenförekomst, vilken status vattnet ska ha i framtiden och när ska målet vara uppnått. Utifrån nuläget och vad som behövs för att förbättra vattnet beslutar vattendelegationerna vilka miljökvalitetsnormer som gäller.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att säkra Sveriges vattenkvalitet. Illustration:

Vattenmyndigheterna. Enligt 5 kap. 4 § miljöbalken får en kommun inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta, trots åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter, ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Förbudet att vattenkvaliteten inte får försämras har även tydliggjorts i den så kallade Weserdomen, som innebär att det endast räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett. I både vattenmyndigheternas nuvarande åtgärdsprogram från 2016–2021 som förlängts samt det nya åtgärdsprogrammet som håller på att prövas av regeringen finns ett antal åtgärder som riktar sig till kommunernas översiktsplanering. Bland annat finns åtgärder i nuvarande åtgärdsprogram om att säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen, upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas och hur dagvatten ska hanteras inom kommunen avseende kvantitet och kvalitet. Förslag till nytt åtgärdsprogram innebär ytterligare åtgärder för en kommuns översiktsplan, då exempelvis förvaltningsövergripande vattenplanering utifrån ett avrinningsområdesperspektiv ska tas fram.



Nationella mål och strategier

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer och började gälla 1 januari 2016, som en fortsättning och påbyggnad av de ej uppnådda milleniemålen. Agenda 2030 ämnar till att balansera en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling med 17 globala mål inom flera olika områden till år 2030. I regeringens proposition 2019/12:188 framgår Sveriges inriktning för arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Gestaltad livsmiljö

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (Kulturdepartementet, 2018) tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Propositionen utgör samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy. Ambitionen är ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.

Nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Detta ska uppnås genom att:

- Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden.
- Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids.
- Det offentliga agerar förebildligt.
- Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas.
- Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.
- Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

Boverket har tagit fram en del vägledningar kring arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått i uppdrag att arbeta fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin presenterades i januari 2021. Som en del i genomförandet av strategin kommer eventuellt länsstyrelserna att få i uppdrag att genomföra regionala analyser, där det nationella planeringsunderlaget kvalitetssäkras och vidareutvecklas utifrån regionala förhållanden. Det regionala planeringsunderlaget kan utgöra stöd i kommunernas översiktsplanering. Det finns i nuläget ingen beslutad tidsplan för de regionala analyserna.

Vidare har Naturvårdsverket (2020) tagit fram en vägledning kring hur buller från vindkraftverk ska bedömas och regleras.

Nationell strategi för klimatanpassning

En ny nationell strategi för klimatanpassning, Skr. 2023/24:97 är på gång. Beslutas den 19 juni 2024.

Den nu gällande nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. Genom



strategin möter Sverige också åligganden under Parisavtalet samt i EU:s strategi för klimatanpassning där en nationell strategi för klimatanpassning lyfts fram som ett centralt analytiskt instrument avsett att förklara och prioritera åtgärder och investeringar. I proposition 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning innebär ett krav om att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra (Miljö- och energidepartementet, 2018). Kommunen bör därför i översiktsplanen, utifrån de senast tillgängliga planeringsunderlagen, identifiera områden med framtida risk för ras, skred, erosion, högt grundvatten samt översvämning orsakad av skyfall eller höga flöden i sjöar och vattendrag. Det kan, i översiktsplanen, med fördel även redovisas hur planeringsunderlagen är styrande för strategiska val av mark- och vattenanvändningen. Särskild vikt bör läggas vid dricksvatten- och dagvattenfrågor då klimatförändringarna medför högre krav på planeringen av dessa.

Med den nya strategin Skr. 2023/24:97 förstärks kraven på kommunerna ytterligare genom att inkludera en mer detaljerad och omfattande riskbedömning samt kartläggning av klimatrelaterade risker. Dessutom betonas behovet av att integrera naturbaserade lösningar för att hantera klimatrelaterade risker. Det kan röra sig om restaurering och anläggning av våtmarker som både minskar utsläppen av klimatgaser, bidrar till klimatanpassning och biologisk mångfald.

Den nya strategin kräver också ökad involvering av invånarna i planeringsprocessen samt ett förstärkt samarbete med grannkommuner och regionala aktörer för att säkerställa samordnade och effektiva klimatanpassningsåtgärder.

Grön infrastruktur kan bidra till klimatanpassning genom säkerställande av gröna element som levererar ekosystemtjänster. De gröna elementen stärks av att vara en integrerad del av det omgivande landskapet och bidrar till att den fysiska miljön blir mer motståndskraftig för klimatrelaterade risker och störningar. Naturbaserade lösningar som vegetation och grönska, men också öppen dagvattenhantering, kan med fördel användas för att förbättra lokalklimat i samband med värmeböljor. Samtidigt som ett förbättrat lokalklimat är en reglerande ekosystemtjänst kan vegetation också bidra med andra ekosystemtjänster.

Länsstyrelsen Jämtlands län arbetar med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. En del i det arbetet är att arbeta med framtagande av planeringsunderlag i form av värdeetrakter som kan inkorporeras i kommunala översiktsplaner.

Regional utvecklingsstrategi 2050

17 januari 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jämtlands län. Den regionala utvecklingsstrategin tar utblick mot 2050 med visionen om en nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i (Region Jämtland Härjedalen, 2018). Bräcke kommun har, tillsammans med länets övriga sju kommuner, länets näringsliv och organisationer, akademien samt civilsamhället, deltagit i arbetet med framtagande av den regionala utvecklingsstrategin. Strategin bygger på ett gemensamt regionalt arbete och samhandling mellan kommunerna och övriga aktörer för att uppnå den regionala visionen. Utgångspunkter i det regionala arbetet är:

- Ett hållbart län och en del av saepmie – Vi ska utvecklas hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Det ger oss särskilda förutsättningar och möjligheter, liksom den kultur och natur som finns i vårt län.



- Befolkningen i centrum – Utan människor ingen utveckling. Utan utveckling inga människor. I alla våra insatser ska därför befolkningen vara utgångspunkten, både de som bor här, vill flytta hit och de som vill besöka oss.
- Platsbunden utveckling – Det finns möjligheter i varje by, alla orter och i vår gemensamma stad, men förutsättningarna ser väldigt olika ut. För att hela Jämtlands län ska ges möjlighet att utvecklas vill vi ge alla områden chansen att agera utifrån sina villkor.

Åtgärdsprogram inom miljömål

Det svenska miljömålssystemet består av generationsmålet, miljökvalitetsmålen med sina preciseringar och etappmålen. Att verka för målen berör alla och förutsätter insatser från hela samhället.

På regional nivå är det Länsstyrelsen som samordnar miljömålsarbetet samt föreslår åtgärder för miljöarbetets utveckling i länet utifrån de nationella målen. Länsstyrelsen i Jämtlands län har upprättat ett åtgärdsprogram som presenterar åtgärder som behöver genomföras för att nå eller närma oss målen i Jämtlands län (Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2016).

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö beskriver åtgärdsprogrammet vikten av att länets kommuner har aktuella översiktsplaner, där särskilt social och miljömässig hållbarhet integreras i planerna. Enligt åtgärdsprogrammet behöver länets översiktsplaner ha en tydlig koppling med nationella mål, planer och program. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan med fördel preciseras avseende bland annat hushållning med energi och resurser, hänsyn till kulturvärden, människors hälsa och säkerhet.

Det belyses vidare i åtgärdsprogrammet hur översiktsplanen behöver reglera exploatering av jordbruksmark, värna om grön infrastruktur och kulturmiljövård. De klimatförändringar som sker behöver tas hänsyn till i alla planeringssammanhang. Till exempel vad gäller lokalisering av ny bebyggelse i förhållande till översvämningsrisker och hur dagvatten hanteras i och med framtida ökad nederbörd.

Fossilfritt 2030 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län tog tillsammans med Region Jämtland Härjedalen år 2019 fram en energi- och klimatstrategi för åren 2020–2030 som regionaliserat de nationella ambitionerna i fråga om förändrat klimat. Strategin syftar till att sänka regionens utsläpp med minst tio procent per år, med målet om att bli en fossilbränslefri region till år 2030 för att hålla vår koldioxidbudget och Sveriges del av Parisavtalet. Strategin är styrande för regionala strategiska dokument och ska vara vägledande vid framtagande av kommunala översiktsplaner.

Personbilar är den enskilt största utsläppssektorn i länet. Det blir viktigare att i samhällsplaneringen skapa strukturer där det är möjligt att gå, cykla eller färdas kollektivt. Nya bostäder och arbetsplatser kan placeras i närheten av kollektivtrafikstråk så att det blir lättare att pendla till och från arbetet. Att prioritera och kombinera kollektivtrafik, cykeltrafik, gångtrafik och gröna stråk i kommunala översiktsplaner bedöms i energi- och klimatstrategin som en viktig insats. Även kommunernas omställning till mer förnybar storskalig elproduktion bör redovisas i respektive översiktsplan.

Brottsförebyggande och trygghet

En ny lag om Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft 1 juli 2023. Enligt den nya lagen ska kommunerna bland annat ta fram en lägesbild över brottsligheten och



utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Boverket har tagit fram en vägledning som ger en samlad kunskapsbild kring vad som kan göras i utformningen av fysiska miljöer i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.



Bräcke kommuns strategiska planer och dokument

Genomgång av kommunens översiktsplan

År 2003 antogs Bräcke kommuns senaste översiktsplan. År 2017 kompletterades översiktsplanen med ett tillägg för vindkraft och år 2012 av ett likande tematiskt tillägg för LIS-områden.

Bräcke översiktsplan 2003

Den kommunomfattande översiktsplanen har analyserats huruvida den anses aktuell i förhållande till kraven i PBL. Främst gällande uppfyllandet av:

Mellankommunala intressen, intressen som angår 2 eller fler kommuner eller är av regional betydelse ska redovisas.

Förhållandet till regionplan, översiktsplanen ska innehålla en redovisning om avvikelser från den eventuella regionala planen.

Risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön. I översiktsplanen ska kommunen redovisa sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av ras, skred och erosion som är klimatrelaterade, områden ska identifieras.

Nationella planer och program och regionala mål. Det ska framgå hur kommunen i den fysiska miljön tänker ta hänsyn till och samordna ÖP med, ex regionala tillväxt och utvecklingsstrategier, avfallshantering, kollektivtrafikförsörjning, jämställdhet och integration. Det är upp till kommunen att bedöma vilka nationella och regionala mål och planer som är relevanta.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS. Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.

Riksentressen, kommunen ska redovisa hur de kommer tillgodose riksentressen.

Strategisk miljöbedömning, vissa verksamheter antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan, tex tätortsbebyggelse industriområden och vägar. Därför ska översiktsplanen alltid miljöbedömmas.

Bostadsförsörjning, enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen redovisa hur man avser tillgodose det långsiktiga behovet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning är vägledande.

Grunddragen i mark och vattenanvändning inklusive karta ska ingå. Kommunen avgör detaljgraden. Ställningstaganden för vad som är lämpligt och det ska ge vägledning för efterföljande planering, lov- och tillståndsprövning.

Den byggda miljön, det ska framgå hur ska den ska användas, utvecklas och bevaras.



Allmänna intressen, i översiktsplaneringen ska allmänna intressen främjas och tas hänsyn till. Översiktsplanen ska ge en samlad information om hur kommunen avser att tillgodose de allmänna intressena.

Miljö kvalitetsnormer, det ska framgå hur kommunen avser skydda människors hälsa och naturmiljö.

Det kan konstateras att delar av skullkraven för innehållet i en översiktsplan ej uppfylls samt att Bräcke kommuns nuvarande översiktsplan ej heller uppfyller kraven i prop. 2019/20:52 gällande antagandet efter 1 januari 2004.

Vindkraft (2017)

Tillägget syftar till att ge uttryck för kommunens viljeinriktning för framtida vindkraftsutbyggnad i Bräcke kommun.

Dokumentet besvarar frågor om var och hur vindkraftsetablering kan ske. Tillägget till översiktsplan för vindkraft ger god vägledning och stöd för kommande prövningar angående vindkraft. För vissa områden ges inte tillräcklig vägledning då den slutliga avvägningen mellan olika intressen skjuts fram i kommande prövningar på grund av möjlig konflikt med områden av riksintresse för rennäring.

Kommunen har på ett tydligare sätt redovisat var vindkraft ska etableras inom kommunen genom att utöka röda områden (där vindkraft inte tillåts). Detta minskar risken för en splittrad landskapsbild. Tilläggets plankarta, det vill säga utpekade områden där vindkraftsutbyggnad ej tillåts samt områden för större vindkraftsparker, bedöms i huvudsak vara aktuell men behöver uppdateras gällande kommunens ställningstagande i frågan.

LIS-områden (2012)

Tillägg till översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, antogs av kommunfullmäktige 2012, efter att en ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2009 som gav kommuner möjligheter att peka ut områden med strandskyddsdispens. Syftet med denna strandskyddslagstiftning var att underlätta byggnation i närheten av sjöar och vattendrag som gynnade utvecklingen av landsbygden, vilket gjordes möjligt ifall kommunen pekade ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i en översiktsplan. Bräcke kommun bedömde efter en genomgång av gällande översiktsplan från 2003, att upprätta ett tillägg till översiktsplanen där LIS-områden pekades ut.

Kommunen bestämde, i samband med en kartering av befintliga vattendrag, vilka områden som skulle omfattas av LIS utifrån ett flertal kriterier och vilka som inte skulle omfattas. Områden som omfattas av LIS är belägna inom eller i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Stränder som sedan tidigare varit obebyggda ansåg kommunen fortsatt skulle vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet och opåverkade vad gäller djur- och växtliv.

LIS-planen bedöms till vissa delar vara fortsatt aktuell. Planen utgör ett viktigt stöd vid framtida planering och lovprövning inom utpekade LIS-områden. En översyn bör dock göras, i kommande översiktsplanearbete, för att eventuellt förändra utpekade områden. Vissa områden kopplade till jordbruksmark bör tas bort dels med anledning av den nya utredningen "Areella näringar vid vatten" och dels för att bygglov ej bör beviljas på jordbruksmark.

Många av de utpekade områdena berör vattenområden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt skyddade enligt europeiska direktiv, så kallade Natura 2000-områden.

Önskemål om möjligheten att pröva verksamhetsanknutna LIS-områden även utanför de geografiskt utpekade områdena är av stort intresse för att ge ökat spelrum för framtida lokala



initiativ för landsbygdsutveckling.

Fördjupad ÖP Bräcke

För del av Bräcke samhälle har en fördjupad översiktsplan tidigare upprättats gällande planskild korsning över järnväg samt en gestaltning av E14:s karaktär genom Bräcke samhälle. Den är framtagen 2002 och ingår enligt gällande översiktsplan för kommunen från 2003. De föreslagna åtgärderna gällande planskild korsning inom den fördjupade översiktsplanen är utförda.

Fördjupad ÖP Vackernäset Kälarne

För Vackernäset Kälarne har en fördjupad översiktsplan tidigare upprättats. Den är framtagen och ingår enligt gällande översiktsplan för kommunen från 2003.

Sammanfattande översikt

Översiktsplan Bräcke

Antagen

2003

Hänt sedan antagande

Det har tillkommit nya krav på innehåll i översiktsplanen. Även tillkommande förändringar i de bärande lagstiftningarna såsom Plan- och bygglagen och Miljöbalken har trätt i kraft sedan översiktsplanen antogs. En avgörande förändring i PBL är "En utvecklad översiktsplanering". Där nya bestämmelser säger att översiktsplaner antagna före 2004 upphör att gälla vid utgången av 2025.

Aktualitet

Utifrån flertalet tillkomna krav på innehåll och att de flesta planeringsunderlag är nya så är bedömningen att översiktsplanen är inaktuell. Därtill uppfyller Bräcke kommuns översiktsplan inte det nya lagkravet om antagande efter 1 januari 2004.

Fortsatt arbete

Kommunens översiktsplan föreslås revideras och göras digitalt tillgänglig i enlighet med Boverkets ÖP-modell samt plan- och bygglagens krav och miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömning och MKB.

Vindkraft (tillägg till ÖP)

Antagen

2017

Hänt sedan antagande

Riksdagen har beslutat om ett nationellt mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

En markant teknikutveckling har skett inom vindkraftsområdet under de senaste tio åren som möjliggör effektivare verk med höjder uppemot 300 meter.

En nationell vindkraftsstrategi har tagits fram av Energimyndigheten och Naturvårdsverket som ger varje Länsstyrelse i uppdrag att ta fram regionala planerings-underlag för lämpliga områden för vindkraftverk i länen.

I utredningen En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) föreslås det kommunala vetot att förändras, där kommunen i stället behöver ge besked tidigt i processen

Aktualitet



Tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft är generellt fortfarande aktuell.

Vindbruksplanen är dock delvis i behov av en översyn, dels med tanke på omvärlds-läget med en ny nationell vindkraftsstrategi, dels att planen tydligare behöver motivera kommunens ställningstaganden. Kommunen behöver framgent beakta det nationella förslaget om ändrad kommunal tillstyrkan samt bevaka resultatet av de regionala underlag som länsstyrelsen ansvarar för att ta fram.

Fortsatt arbete

Teknikutveckling för vindkraft, aktuell rättspraxis och vägledning för bland annat riskavstånd är särskilda frågor som borde beaktas i kommande aktualisering av översiktsplanen.

I samband med att en ny översiktsplan antas, som tydliggör kommunens ställningstagande av vindkraft, föreslås tillägget för vindkraft integreras i den nya översiktsplanen.

LIS (tillägg till ÖP)

Antagen

2012

Hänt sedan antagande

Natura 2000 är kraftigt utökat och står för mellan 90-95% av vattenytan i Bräcke kommun.

Aktualitet

Tillägget bedöms delvis kunna tillämpas vid framtida planering och lovgivning inom utpekade LIS-områden.

En översyn bör dock göras, i kommande översiktsplanearbete, för att anpassa till nya förutsättningar och eventuellt peka ut nya alternativt andra områden.

Fortsatt arbete

Tillägget ska inbegripas i den nya översiktsplanen och kunna gå att läsas i en kommande digital version av översiktsplanen.

I samband med revidering av översiktsplanen bör en översyn göras av kommunens LIS-områden. Översynen bör omfatta: - Hur stor del av de utpekade LIS-områdena som har exploaterats sedan LIS-planens antagande. - Ifall nya eller andra områden ska pekas ut. Medborgare ska, genom dialog, ges inflytande över kommunens utpekade

Fördjupad ÖP Bräcke

Antagen

2002

Hänt sedan antagande

Huvuddelen av åtgärderna är utförda.

Aktualitet

Den kommunövergripande översiktsplanen är inaktuell och den fördjupade översiktsplanen är en del av den vilket innebär att även denna del är inaktuell.

Fortsatt arbete

Bräcke samhälle ska ingå i den nya kommunövergripande översiktsplanen.

Fördjupad ÖP Vackernäset Kälarne

Antagen

1996



Hänt sedan antagande

Etablering enligt fördjupade ÖP är upprättad

Aktualitet

Den kommunövergripande översiktsplanen är inaktuell och den fördjupade översiktsplanen är en del av den vilket innebär att även denna del är inaktuell.

Fortsatt arbete

En områdesbestämmelse är fastställd som reglerar området och etableringens fortsatta utveckling. Området runt Vackernäset ska ingå i den nya kommunövergripande översiktsplanen och områdesbestämmelserna behålls.



Fortsatt översiktsplanarbete

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Då översiktsplanen både ska vara strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden, är det viktigt att översiktsplanen hålls aktuell, varpå kommunen framgent behöver arbeta med översiktsplaneringen kontinuerligt. Planeringsstrategins resultat visar att en ny kommunomfattande översiktsplan behöver tas fram, då stora delar av översiktsplanen från 2003 bedöms vara inaktuell utifrån 3 kap. PBL.

Vidare är Bräcke kommuns ambition att verka för en digital samhällsbyggnadsprocess, och där en digital översiktsplan utgör ett viktigt steg i detta strävande. I samband med att en ny översiktsplan tas fram, är det därför passande att den utformas digitalt i enlighet med Boverkets nationella ÖP-modell. Framtagandet av ny översiktsplan ska genomsyras av dialog med kommunens invånare. Efter beslut av planeringsstrategin påbörjas arbete med en tidig medborgardialog. Detta för att i processens inledande skede samla in medborgarnas åsikter, perspektiv och reflektioner om kommande utveckling i kommunen. Den tidiga medborgardialogen kommer att genomföras på olika platser i kommunen för att diskutera olika frågor och på så sätt kunna ta vara på den lokala kunskap som finns i kommunens orter. Målet med den tidiga medborgardialogen är att samtliga invånare ska ges möjlighet att delta och ge sina synpunkter tidigt i processen, att de ska ges en större förståelse för planeringsarbetet och att dialogen ska utgöra ett kunskapsunderlag för vidare fortsatt arbete.

Med den tidiga medborgardialogen hoppas kommunen även på att nå invånare som i en vanlig samrådsprocess, riskerar att inte komma till tals. Av den anledningen avser kommunen att genomföra särskilda kommunikationsinsatser mot barn och ungdomar samt de samebyar som bedriver renskötsel inom kommunens gränser.

I arbetet med en ny översiktsplan behöver hela kommunens organisation involveras, för att i ett tidigt skede påverka översiktsplanens innehåll. En översiktsplaneprocess som innebär ett brett deltagande bedöms leda till en större insikt om planen och att dess intentioner och bättre intern efterlevnad inom den kommunala organisationen. Ett exempel på en sådan medverkan är att tidigt i processen ta kontakt med skolchef och rektorer på kommunens skolor för att involvera kommunens barn och ungdomar i översiktsplanarbetet. Det bör även föras en dialog med ledningen inom Vård- och socialavdelningen av liknande skäl. Därigenom bedöms även Barnkonventionens krav om barns och ungas medverkan i beslutsprocesser tillvaratas.

Tidplan

Programskede	2024-06-13	
--------------	------------	--



		Inventera andra relevanta styrdokument exvis Agenda 2030, RUS
Ta fram utkast på "Utvecklingsinriktning"		-Bebyggelse -Natur/Friluftsliv -Kommunikationer
Förslag på "Aspekten mark och vattenanvändning"		-Mångfunktionell bebyggelse -Sammanhängande bostadsbebyggelse -Verksamhet och industri -Transportinfrastruktur -Teknisk anläggning -Areell näring -Grönområde och park -Natur och friluftsliv -Landsbygd -Vatten
Redovisning av "Riksintressen, förslag på LIS och andra värden"		-Riksintressen -Lisområden -Vattenskyddsområden -Stora opåverkade områden -Ekologiskt särskilt känsliga områden -Kulturmiljövärden
Tidig dialog		Samebyar, Kälarne, Bräcke, Stavre, Gällö, Pilgrimstad
Milstolpe 1		Planerat datum för KS Godkännande av samrådshandlingar för samråd
Samrådsskedet		
		Samrådsredogörelse -Bearbetning av inkomna synpunkter/åsikter under samråd/ -Framtagning av utställningshandlingar
-Milstolpe 2		Planerat datum för KS Beslutande om granskning
Granskningsskedet (minst 2 mån)		Slutjusteringar Framtagande av antagandehandlingar
Antagandeskedet	KF 2025-10	Antagandehandling och distribution
		Förvaltning av plan och system
Reservtid	KF 2025-10- KF 2025-12-	
		Förslag på fortsatt arbete(fördjupning)
Projektavslut	2025-03-01	Utvärdering och slutrapport

Organisation och bemanning

Projektägare

Projektägare och beställare utgörs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är den som beslutar om när planen ska skickas ut för samråd och utställning. Säkerställer att det finns resurser i form av pengar och personer. Tar emot och godkänner projektets resultat och leverans.

Styrgrupp



Styrgrupp utgörs av kommunens koncernledningsgrupp förstärkt med kommunikatör.

Styrgruppen:

Beslutar vilka nivåer som ska föredras till referensgruppen.

Hanterar ändringsbegäran inom projektet.

Projektledare

Projektledaren är direkt underställd samhällsbyggnadschef.

Ansvarar för att projektet drivs mot de mål inom de ramar som finns i projektdirektivet.

Uppgifter:

Begär deltagare i projektgruppen inklusive externt stöd i form av tex planarkitekt och övriga konsulter.

Upprättar budget och uppföljningar för projektfaser och projektet totalt.

Styr projektet mot dess mål inom ramarna för projektplanen.

Kommunicerar enligt kommunikationsplan.

Identifierar eventuella problem samt föreslår förbättringar i arbetssätt, metoder och rutiner.

Genomför projektutvärdering och slutrapport.

Arbetsgrupp

Bildas ur näringslivs/utvecklingsenheten som sitter på många av kompetensområdena i sitt dagliga arbete samt representanter från bygg- och miljöförvaltningen utifrån kunskaper om lagstiftningen

Vid framtagandet av ÖPL finns behov av tvärssektoriell kunskap och samsyn vilket innebär att det är önskvärt med adjungerande representanter från vård- och omsorg samt skolan. Teknisk expertis från samhällsbyggnadsavdelningen med nära samarbete med vatten- och miljöresurs bör också ingå i en arbetsgrupp. Även en kommunikatör, för framtagande av och stöd i användandet av en kommunikationsplan, måste finnas tillgänglig för en arbetsgrupp.

Politisk referensgrupp

En rådgivande politisk referensgrupp består av samhällsbyggnad- och Näringslivsutskottet.

Referensgruppens uppgifter:

Att vara stöd till projektledare och styrgrupp genom rådgivande i projektets arbete för att uppnå dess mål.

Framföra det egna partiets viljeriktning och dess väljares talan



Uppföljning

Enligt 3 kap. PBL ska en planeringsstrategi antas senast 24 månader efter ordinarie val, vilket innebär att senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit en planeringsstrategi. I de fall kommunfullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom samma period. Eftersom kommunen avser ta fram en ny översiktsplan som förväntas antas i slutet av år 2025, behöver nästa översyn av planens aktualitet, i form av en planeringsstrategi, ske först efter valet 2026. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver anta nästa planeringsstrategi senast hösten 2028 (senast 24 månader efter ordinarie politiskt val) som ersätter denna.